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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - 5541 Cotação de Preços Nº   357236
AV UNIVERSITARIA-1105
CRICIUMA - SC            Fone: (48)34314500    Fax: (48)3443.0037

A/C SIMONE NISSOLA
simone.nissola@ifc.edu.br
(49) 3523-4303
Item Produto Qtde Unid. Descrição
0001 PERBP0301 6 UND BARRILETE  20L EM PVC PERMUTION

% ICMS: 12,00  BASE ICMS : 1906,20  NCM: 39174090
Para armazenamento de água purificada ou estocagem de reagentes
preparados, com segurança e sem risco de contaminação. Fabricados em
plástico de engenharia de cor branca. Possui mangueira de nível graduada de
líquido depositado, tampa móvel que permite fácil acesso para limpeza e
torneira de escoamento.

Modelo:         BP0301
Capacidade: 20L
Dimensões:   30x42cm
Valor Unitário R$: 317,70
Valor Total R$: 1906,20     Entrega 10 Dias

Cliente não contribuinte do ICMS
Total Cotação R$: 1.906,20
Pagamento: 28D PORTO ALEGRE, 18 de Maio de 2020
Frete: CIF A PARTIR 1000,00
Pedido Mínimo: R$ 300,00
Validade: 10D
Dados Bancários:
Banco: Itaú
Agencia: 0579
Nº Conta Corrente: 28741-8

O b s :

PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - DONA MARGARIDA   Nº 333 PORTO ALEGRE-RS   Fone: (51 ) 33262400   Fax:(51 ) 33262401
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Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Orçamentos dispensas 7
2 mensagens

Simone Martins Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br> 18 de maio de 2020 09:23
Para: Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Bom dia Angela,

Consegui esses orçamentos.

-- 
Simone Martins Nissola
Contadora
Departamento de Administração e Planejamento
Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna
www.luzerna.ifc.edu.br
(49) 3523-4303

3 anexos

Orçamento dispensa 7 itens 3 e 7.pdf
321K

Orçamento item 10.pdf
89K

Declaração item 10 Pró Analise.pdf
857K

Simone Martins Nissola <simone.nissola@ifc.edu.br> 18 de maio de 2020 09:24
Para: Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Desculpe, referem-se aos itens 3,7 e 8. E não 10.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

Fwd: Cotação
1 mensagem

Romulo Couto Alves <romulo.alves@ifc.edu.br> 7 de maio de 2020 14:46
Para: Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>, Direcao de Administracao de
Planejamento Luzerna <dap.luzerna@ifc.edu.br>

---------- Forwarded message ---------
De: Sandra - Obah <sandra@obahonline.com.br>
Date: seg., 4 de mai. de 2020 às 11:03
Subject: ENC: Cotação
To: <romulo.alves@ifc.edu.br>

Bom dia

Anexo proposta dos barriletes.
Agradeço a consulta,

Atenciosamente
Sandra Dias
Obah Produtos e Serviços
11-3205-2586
www.obahonline.com.br
www.dajota.com.br 

 

De: Romulo Couto Alves <romulo.alves@ifc.edu.br>
Data: qui, 30 de abr de 20 10:32
Para: <atendimento@casadosquimicos.com.br>, <comercial04@basilequimica.com.br>,
<orbitalprodutos@gmail.com>, <focustotalequipamentos@gmail.com>,
<licitacao@ludwigbiotec.com.br>, <emultiplier@gmail.com>, <comercial@alkon.com.br>,
<licit@obahonline.com.br>, <gerencia@obahonline.com.br>, <fernanda@sohelices.com.br>
Assunto: Cotação

 

O Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna está elaborando processo de Compras por Dispensa de licitação
pelo menor preço por item para Aquisição de materiais e insumos para fabricação de produtos para utilização em
ação de combate a proliferação da pandemia do COVID-19 pelo IFC - Luzerna.

Dessa forma, solicitamos a vossa Empresa orçamento conforme descrição dos produtos no arquivo em anexo.

Prazo de entrega em até 10 dias corridos após envio da Nota de empenho pelo IFC. (Podendo ser negociado o
prazo de entrega).

 

Obs.: Salientamos que os quantitativos apresentados no anexo são estimativos e poderão sofrer alteração para
adequação ao Orçamento.

Para ser contratada a empresa que apresentar a menor proposta deve estar regular com os órgãos fiscais e
trabalhistas.

Por tratar-se de cotação do tipo menor preço por item a empresa pode cotar somente o produto disponível.

Prazo para envio dos orçamento até quarta-feira 06/05/2020 até as 12h.  
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mailto:emultiplier@gmail.com
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Dados para Cadastro caso necessário:

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA 

CNPJ: 10.635.424/0008-52

Rua Vigário Frei João, 550, Centro, Luzerna – CEP: 89.609-000.

Diretor Geral: Eduardo Butzen

 

Atenciosamente,

 

Simone Martins Nissola / Rômulo Couto Alves 

Departamento de Administração e Planejamento / Docente em Química
Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

www.luzerna.ifc.edu.br
(49) 3523-4304 (Depart. Administrativo)  (48)996792283 (Docente)

2 anexos

 03 - Orcamento Insumos p Fabric. de Gel Antiseptico e Sabonete Liquido.doc
37K

INST. FED.SC -COTACAO 10082.pdf
58K
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Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna <compras.luzerna@ifc.edu.br>

ENC: Orçamento assinado
1 mensagem

Sandra - Obah <sandra@obahonline.com.br> 12 de maio de 2020 15:05
Para: compras.luzerna@ifc.edu.br
Cc: romulo.alves@ifc.edu.br, dap.luzerna@ifc.edu.br

Boa tarde

Anexo a declaração assinada.

Atenciosamente
Sandra Dias
Obah Produtos e Serviços
11-3205-2586
www.obahonline.com.br
www.dajota.com.br

 

 

De: "Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna" <compras.luzerna@ifc.edu.br>
Enviada: 2020/05/12 11:18:48
Para: sandra@obahonline.com.br, romulo.alves@ifc.edu.br, dap.luzerna@ifc.edu.br
Assunto: Re: Orçamento assinado
 
Bom dia!
 
 
Sandra, você consegue me enviar a declaração solicitada na sexta feira  até hoje 12/05/2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
Em sex., 8 de mai. de 2020 às 15:26, Coordenacao de Licitacoes e Contratos Luzerna
<compras.luzerna@ifc.edu.br> escreveu:

Boa tarde!
 
Sandra, sua empresa enviou orçamento para o Mateus para aquisição dos itens:
8 - Barrilete em PVC capacidade 20 litros com graduação, com tampa e torneira. Fabricados em plásticos PVC cor
branca. Tampa com boca de inspeção. Visor de nível graduado. Torneira de 1/2″. Fundo inclinado para
escoamento total dos líquidos.
9 - Barrilete em PVC capacidade 50 litros com graduação, com tampa e torneira. Fabricados em plásticos PVC cor
branca. Tampa com boca de inspeção. Visor de nível graduado. Torneira de 1/2″. · Fundo inclinado para
escoamento total dos líquidos.  
 
Para darmos continuidade do processo solicito que preencha e assine a declaração em anexo e nos envie por e-
mail. 
 
Segue em anexo o orçamento recebido
 
Obrigada!
 
 
--

http://www.obahonline.com.br/
http://www.dajota.com.br/
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Atenciosamente,
Ângela Gonçalves
 
Setor de Licitações
Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna
www.luzerna.ifc.edu.br
(49)3523-4312 - Licitações
Horário de Funcionamento
8h às 12h e das 13h às 17h

 
 
--
Atenciosamente,
 
 
Setor de Licitações
Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna
www.luzerna.ifc.edu.br
(49)3523-4312 - Licitações
Horário de Funcionamento
8h às 12h e das 13h às 17h

DECLARACAO - ASSINADA.pdf
164K
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